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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bygglovsenheten 

 

 

 

Ärende: Bygglov för uppförande av teletorn och teknikbod 

Sökande:                Svenska UMTS Nät AB 

Fastighetsägare: Lars Petter Wåhlin 

  

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av teletorn och 

teknikbod. 

  

Avgiften har debiterats i samband med beslut § 374 daterat 2018-10-23 

 

Beslutet fattas med stöd av 9 kap 31 § och 12 kap 8 § plan- och bygglagen. 
 
För beslutet gäller  

Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat startbesked 

och byggnaden får inte tas i bruk förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat slutbesked. 

 

Utstakning av byggnadens läge ska göras av behörig innan byggnadsarbetena påbörjas. 

Lägeskontroll av grunden ska utföras av behörig. Kontrollen ska utföras så tidigt som 

möjligt t.ex. efter formsättning men innan påbörjad gjutning av grund, eller montering 

av prefabricerade element.  

 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom 

fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 
 
Ansökan avser 

Ansökan avser uppförande av 30 meter högt teletorn och teknikbod om 1,94 m² för 

telekommunikation. 
 

Handläggare  

Jimmy Sandberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Fastighet: HALLUNDA 4:20  
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Bakgrund 

Ansökan om teletorn och teknikbod har sökts av Svenska UMTS Nät AB på fastigheten 

Hallunda 4:20. Fastigheten Hallunda 4:20 ägs av Lars Petter Wåhlin.  

 

Tidigare ärenden avseende samma ändamål har beviljats av Samhällsbyggnadsnämnden 

2012-08-28, dnr 2012-131 men vid beviljandet av det bygglovet saknades 

fastighetsägarens tillstånd varför ett ärende om ledningsrätt påbörjades. Innan beslut om 

ledningsrätt hann fattas så hade bygglovet gått ut.  

 

Ett nytt bygglov söktes 2014-06-10 med dnr 2014-255. Detta bygglov överklagades till 

Länsstyrelsen av fastighetsägaren. Länsstyrelsen avslog överklagan. Fastighetsägaren 

överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen som avslog 

överklagan. Fastighetsägaren överklagade Mark- och miljödomstolens beslut till Mark- 

och miljööverdomstolen som bedömde att sökanden hade inlämnat två olika placeringar 

varför de upphävde beslutet och återförvisade ärendet tillbaka till 

Samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning avseende placeringen.  

Sökanden valde då att återta ansökan och kom in med en ny ansökan 2016-09-20 med 

dnr SBN 2016-695 för uppförande av teletorn och teknikbod på den nu aktuella platsen. 

På grund av att planarbete påbörjats lämnade samhällsbyggnadsnämnden 2016-12-06 

ett anståndbeslut i ärendet med dnr SBN 2016-695. Tiden för anstånd löpte ut 2018-09-

20.  

 

Ansökan reviderades av sökande med en något större teknikbod då behovet av tornet 

och dess kapacitet har utökats. Sökande styrker detta med tre stycken intyg från de tre 

konkurrerande mobiloperatörerna Hi3G Access AB, Net4 Mobility HB, och Telia 

Sverige AB (bilaga 4, 5, 6). Tornet har avseende höjd och utformning inte ändrats från 

ursprungslovet. Intyg från Länsstyrelsen i fråga om tornets påverkan på naturmiljön, 

naturvårds- kulturmiljövårds- och friluftslivsaspekter har även inkommit till 

förvaltningen (bilaga 7).  

 

Under tiden har ett planarbete för fastigheten Hallunda 4:20, även kallad Hallunda gård 

fortgått. Planprogrammet för detaljplan 54-63 godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 

den 2016-08-23 § 258. 

 

Planprogrammet innebär byggande av bostäder på fastigheten Hallunda 4:20, utom 

själva Hallunda Gård. Arbetet med detaljplanen har dragit ut på tiden p.g.a. att området 

ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård och har ett högt naturvärde.  

Kulturmiljöerna i området är betydelsefulla för kommunen och av riksintresse. Det går 

väl att utläsa och uppleva historiska skeenden och företeelser i området i form av 

hällristningar, gravfält och olika vyer över området m.m som gör att det ger en 

övergripande bild av samhällets historia.   
 
Totalt observerades även 28 naturvårdsarter, varav sju rödlistade inom 

detaljplanområdet vid Callunas inventeringar samt tidigare enligt Artportalen. Även 11 

naturvårdsarter, bl.a. svampar, spår av insekter, fåglar och kärlväxter, observerades vid 
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naturvärdesinventeringen. Vid insektsinventeringen registrerades ytterligare fyra 

naturvårdsarter bl.a. fibblesandbi som är rödlistad i kategorin nära hotad (NT). Vid 

fladdermusinventeringen påträffades nio olika fladdermusarter och tillika 

naturvårdsarter. Alla nio arterna av fladdermöss i området är upptagna i Art- och 

habitatdirektivets, detta måste kommunen värna om i detaljplanearbetet. 

 

Avslagsbeslut i aktuellt ärende fattades av samhällsbyggnadsnämnden 2018-10-23  

§ 374. Överklagan från sökande inkom till förvaltningen 2018-11-28. Ärendet gick 

vidare för överprövning av Länsstyrelsen som fattade beslut 2019-04-02 att återförvisa 

ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning (länsstyrelsens skäl att 

åtgärden inte utgör olämplig markanvändning med avseende på planerad 

bostadsbebyggelse i området). Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och 

miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen återförvisade ärendet till länsstyrelsen för 

fortsatt handläggning.  

 

 2019-09-23 upphäver Länsstyrelsen Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 23 

oktober 2018, § 374, och visar ärendet åter till nämnden för fortsatt handläggning. 

 

Fastighetsägaren till Hallunda 4:20 Lars Petter Wåhlin och företaget Titania AB  

överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen 2019-10-28. 

 

Fastighetsägaren till Hallunda 4:20 Lars Petter Wåhlin och företaget Titania AB  

återkallar sin överklagan och beslut om avskrivning togs 2020-02-12 av Mark- och 

miljö domstolen. 

 
Beslutsunderlag 
Situationsplan   inkom 2018-09-25 

Fasad, planritning  inkom 2018-09-25 

Elevationsplan  inkom 2016-09-20 

Kulturmiljöinventerig  inkom 2018-09-10 

Naturvärdesinventering  inkom 2018-09-10 

Länsstyrelsens beslut 403-27883-2019 daterat 2019-09-23 
 
Plan förhållande   

Området ligger utanför detaljplanelagt område men detaljplanearbetet för området är 

långt gånget. 

 

Översiktsplanen anger att tanken med området runt Hallunda gård är att bygga bostäder, 

detta styrks även av det pågående detaljplanarbetet. 

  

Syftet med den planerade detaljplanen är att bevara befintlig kulturmiljö, samtidigt som 

en exploatering för bostadsbebyggelse sker inom fastigheten. 

 

Området ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården, Bornsjön [AB16] samt 

inom generella riksintresseområden för kust, turism och rörligt friluftsliv. 
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Riksintresseområden skyddas av Miljöbalkens 3 och 4 kapitel.  
I kommunens kulturmiljöprogram beskrivs gården som "Botkyrkas bäst bevarade 

småskaliga 1700-tals herrgårdsmiljö. Gården omfattar ett flertal byggnader med 

bevarad äldre karaktär som omges av ett landskap med jordbruksmark och 

skogspartier." I kulturmiljöprogrammet anger kommunen vidare att äldre byggnader i 

området ska bevaras samt att äldre byggnadsdetaljer ska bibehållas.  
 

Yttranden från sakägare 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig genom kungörelse i dagspress  

2018-09-25 

 
Gällande bestämmelser 

Av 6 kap. 1 § 5 plan- och byggförordningen framgår det att i fråga om andra 

anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta 

eller väsentligt ändra radio- eller telemaster eller torn. 

 

I 9 kap 31 § plan- och bygglagen anges att bygglov ska ges för en åtgärd 

utanför ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot 

områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 § och 

uppfyller de krav som följer av 2 kap och 8 kap 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ i 

de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. 
 

Enligt 2 kap 1§ PBL ska prövning av frågor enligt denna lag ta hänsyn till både 

allmänna och enskilda intressen. 

 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska prövningen i ärenden om lov enligt denna lag syfta till 

att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är 

mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges 

åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 

Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. 

miljöbalken ska tillämpas. 

 

Enligt 2 kap. 4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 

enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

 

I 2 kap 6 § första stycket PBL anges bl.a. att i ärenden om bygglov, bebyggelse 

ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 

med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 

platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

 

Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken första stycket ska mark- och vattenområden samt 

fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 

naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet 
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av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 

I andra stycket föreskrivs att områden som är av riksintresse för naturvården, 

kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som avses i första 

stycket. 
 

Skäl till beslut 

Förslaget, nybyggnad av teletorn och teknikbod ligger utanför detaljplanelagt område. 

 

Fastigheten Hallunda 4:20 är belägen inom ett större område som är utpekat som 

riksintresse för kulturminnesvården, AB 16.  Med den framtagna NVI 

(naturvårdsinventering) som gjorts i samband med detaljplanearbetet framkom det även 

att skyddade arter av fladdermöss påträffades inom fastigheten och att det är viktigt att 

deras livsmiljö skyddas. I riktlinjer för området anges att ursprungsmiljön ska skyddas 

från närgången bebyggelse eller andra ingrepp i miljön. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun hänvisar till länsstyrelsens beslut 

2019-09-23 beteckning 403-27883-2019 och länsstyrelsens bedömning, vilket innebär 

att bygglov för nybyggnad av teletorn och teknikbod beviljas. 

 

Länsstyrelsen konstaterar att något landskapsbildskydd inte råder på den aktuella 

platsen. PBL innehåller däremot egna bestämmelser om skydd för 

landskapsbilden m.m. (2 kap. 6 § PBL). 

 

Den aktuella platsen ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljövården 

Bornsjön (AB 16) och ligger i närheten av flera fornlämningar. Det är således 

fråga om ett område med stora kulturhistoriska värden av såväl lokal som 

nationell betydelse. Länsstyrelsen bedömer dock att sökt åtgärd inte kommer att 

påverka upplevelsen eller förståelsen av de kulturhistoriska värdena i sådan 

omfattning att bygglov inte kan ges. Analysen i den kulturmiljöutredning som 

nämnden hänvisar till har tagits fram i detaljplanearbetet och grundar sig på 

uppförande av bostadsbebyggelse i området, vilket har en annan påverkan än nu 

sökta åtgärder på landskapet och avläsbarheten av de uttryck som är viktiga att 

värna. Vad som anges i kulturmiljöutredningen medför således inte en annan 

bedömning i detta avseende.  

 

Länsstyrelsen har vidare, i anmälan för samråd, yttrat sig och bedömt att den aktuella 

masten inte skulle påverka kulturvärden i sådan omfattning att den inte kan tillåtas.  

Det har i ärendet inte framkommit något som ändrar denna inställning. 

 

Den aktuella platsen utgörs av en brant bergsklack med gammal hällmarkstallskog 

på toppen och lövskog i sluttning nedanför branterna. Av handlingarna i ärendet 

framgår att området har höga naturvärden. Enligt Länsstyrelsens bedömning 

innebär sökt torn och teknikbod dock endast ett begränsat intrång avseende dessa 

naturvärden. Inte heller kan åtgärden enligt länsstyrelsens bedömning medföra 

någon sådan störning för de fladdermöss som finns i området som utgör hinder för 
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åtgärden.  

 

Sammanfattningsvis får kraven på lämplighet med avseende på 

områdets natur- och kulturvärden i 2 kap. 6 § PBL anses uppfyllda och åtgärden 

kan inte anses innebära någon sådan påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön i 

området som medför att den inte kan tillåtas. 

 

Sammanfattningsvis med stöd av ovanstående föreslår förvaltningen att 

samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av teletorn och teknikbod 

på fastigheten Hallunda 4:20. 
 

Upplysningar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar den sökande genom faktura. 

Överklagandehänvisning bifogas beslutet. 

  

Annelie Fager Jimmy Sandberg 

Bygglovchef Bygglovhandläggare 
 

Bilagor: 

1. Översiktskarta 

2. Situationsplan  

3. Ritning 

4. Intyg fr Hi3G behov av samlokalisering 

5. Intyg fr N4M behov av samlokalisering 

6. Intyg fr Telia behov av samlokalisering 

7. Intyg Länsstyrelsen ingen erinran enligt Miljöbalken 

8. Yttrande från UMTS nät AB 

9. Länsstyrelsens beslut 2019-09-23 

10. Mark- och miljödomstolen, avskrivning 2020-02-12 

11. Riksintresse. Känslighetsanalys  

         

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

7 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

Bilaga  

1

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

8 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 
 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

9 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

10 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

11 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

12 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

13 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 7 

 
 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

14 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

15 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

16 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

17 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

18 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 8 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

19 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

20 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

21 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

22 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

23 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

24 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 
 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

25 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 9 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

26 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

27 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

28 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

29 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

30 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

31 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 10 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

32 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

33 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

 
Bilaga 11 
Bornsjön [AB16] 
Motivering till riksintresset: 

Herrgårdslandskap utmed Mälaren och runt Bornsjön och sjön Aspen, som präglas av 

ett sedan bronsåldern utvecklat jordbruk, kommunikationerna på vatten och till lands, 

den tidiga medeltidens sockenindelning och de stora herrgårdsanläggningarna. 

(Fornlämningsmiljö, Kommunikationsmiljö). 

 

Uttryck för riksintresset: 

Stenåldersboplatser och bronsåldersmiljöer, främst det delvis undersökta 

boplatskomplexet vid Hallunda med husgrundsterrasser, skärvstenshögar och gravar. 

Fornborgar och stora gravfält från 

järnåldern, bla ett gravfält med stora högar vid Norsborg, vilket kan kopplas till de 

övergivna enheterna Borg och Herrhamra. Botkyrka kyrka med äldsta delar från 

1100talet, samt tillhörande boställen och andra byggnader. Gamla vägsystem samt 

bryggor och hamnplatser som speglar kommunikationerna på vattnet. Det av 

storgodsdriften ända sedan förhistorisk tid präglade landskapet med en rad 

herrgårdsanläggningar, parker, alléer etc, bl.a. Norsborgs herrgård och Sturehov med 

tidiga industriella verksamheter. Äldre lantlig bebyggelse. (Miljön berör även Salem 

och Södertälje kommuner). 
 

Känslighetsanalys som har gjorts i samband med detaljplanearbetet visar att aktuell 

placering är inom område betecknat mycket känsligt 

 

 
Figur 1. Karta som visar områdets olika grader av känslighet för förändringar samt 

känsliga vyer. Utgångspunkten är att bygga flerbostadshus. De ytor som bedöms som 

Tornets placering 



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2020-02-17 

34 [34] 
 
Dnr: SBN 2016-000695 

 

 

 

 

 

 

mycket känsliga indikerar att det finns hög risk att ändringar/tillägg kan leda till skada 

/påtaglig skada av kulturmiljön. Eventuella tillägg/ändringar inom områden som 

bedömts som mycket känsliga kan dock vara möjliga om de sker med utgångspunkt 

ifrån de kulturhistoriska värdena. Karta/analys WSP 2018. 

 

Mycket känslig: Den riksintressanta miljön bedöms vara mest känslig 

för tillägg inom det område som utgör delar av 4:20 och som utgör 

gårdsmiljön, ekonomibyggnader, f.d äng/betesmark utan visuell 

kontakt med modern bostadsbebyggelse. Söder om gården är delar 

av en huvudväg som leder in mot gården borttagen i samband med 

avstyckningen på 1960-talet. Denna del av vägen bedöms vara mycket 

viktig att återskapa så att miljön funktionella samband söderut mot 

sockencentrumet återupptas och allmänheten kan uppleva gården 

från Tombergavägen. På grund av miljöns kontinuerliga användning 

och historiska kontext som agar högreståndsmiljö bedöms detta 

landskap vara mycket känsligt för tillägg som motarbetar eller riskerar 

att utradera delar av eller objekt/platser som har ett högt värde för 

läsbarheten av den bärande berättelsen. Modern bostadsbebyggelse 

i flera våningar är exempelvis svår att läsa i hop med den bärande 

berättelsen detta landskapsrum. 

 
WSP kulturmiljögruppen som genomfört utredningen bedömer att landskapet har 
olika grad av mottaglighet/känslighet för ny bebyggelse och exploatering. 
Känslighetsanalysen baseras på den formella riksintressebeskrivningen och utgår 
från metodik som är framtagen av Riksantikvarieämbetet. 
 

 

Naturvårdarter och naturvärde inom planerad 

detaljplan, naturvärdesinventering gjord av Calluna 
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