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_______________________________________________________________ 
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tidsbegränsat 
bygglov för uppsättning av återvinningsstation med rätt att låta anläggningen 
kvarstå längst till 2021-12-31 
 
Bygglovavgiften är 10 184 kronor. 
 
Beslutet fattas med stöd av 9 kap och 12 kap 8 § plan- och bygglagen. 
 
För beslutet gäller 

Start och slutbesked har redan utfärdats i tidigare bygglov som gällande och att 
nya behövs ej. 
När det tidsbegränsade lovet har upphört att gälla ska det tillfälliga 
byggnadsverket vara borttaget och marken återställd enligt avvecklingsplanen. 
 

Ansökan avser 

Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat bygglov med 1 år till och  
2021-12-31 för uppställning av tre större och tre mindre containrar för 
insamling av tidningar och förpackningar. Grundläggning av 
betongsockel/platta samt plank med brunmålat trä.  
 
 
 

 

 

Handläggare  

Kristoffer Rifve 
 
 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Fastighet: RIKSTEN 9:2  
Ärende: Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av 

återvinningsstation förlängning av 2014-197 

Sökande: FTI AB 
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Bakgrund 

2013-08-21 samhällsbyggnadsnämnden har beviljat tidsbegränsat bygglov för 
återvinningsstationen. Dnr 2013-415 § 279 
2014-09-01 samhällsbyggnadsnämnden har beviljat förlängning av tidsbe-
gränsade bygglovet med 5 år till och med 2019-09-30. Dnr 2014:197 § 239 
2019-11-13 beslutade samhällsbyggnadsförvaltningen att beviljat ett 
tidsbegränsat bygglov på delegation till och med 2020-12-31. Dnr 2019:846   
Anläggningen har varit på platsen 7 år. 
 
Beslutsunderlag 

Ansökan inkom 2020-07-31 
Avvecklingsplan inkom 2020-07-31 
Kontrollplan inkom 2020-07-31 
Situationsplan inkom 2020-07-31 
Skrivelse inkom 2020-07-31 
Fotografi skylt inkom 2020-07-31 
Fotografi inkom 2020-07-31 
Dokumentation behållare KL 3 inkom 2020-07-31 
Dokumentation behållare BF 6 inkom 2020-07-31 
 

Planförhållande  
 
 
Fastigheten ligger i område utan detaljplan eller områdesbestämmelser. Den 
ligger inom sammanhållen bebyggelse.  
Riksten friluftstad är fördelad för flera planområden och med olika etapper. 
Den aktuella platsen är inte planlagt men ingår i nästkommande etapp för 
bostadsbebyggelse. 
Ny detaljplan på gång som även kommer innehålla plats för 
återvinningsstation.  
 

 
 
Yttranden från remissinstanser 

Miljöenheten har beretts tillfälle att yttra sig och ingen inkommen erinran har 
inkommit. 
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Yttranden från sakägare 

Berörda grannar på fastigheterna Bankorset 1,5,9,11, Bataljonen 9,10, 
Eskardern 1,3,46,47,48,49,50,55 Botkyrka kommun och fastighetsägaren till  
har beretts tillfälle att yttra sig. 
 
Synpunkter från fastighetsägaren till Bankorset 5, Bankorset 11 samt 
Bataljonen 9 har inkommit som anser att återvinningsstationen medför bland 
annat olägenheter genom nedskräpning, ökad trafik. Se bilaga 4 
 
 

 

 

Bedömning 
 

 
 
Behovet att fler återvinningstationer inom kommunen är stort, inte minst i 
Riksten som helt saknar någon återvinningsstations idag. Platsen är lätt att nå 
för såväl bilister som gående. 
Anläggningen i form av containrarna med staket på tre sidor uppfyller 
utformningskraven. Utformningen har tillfällig karaktär.  
Insamlingen och behandlingen avfall är en viktig infrastruktur som är 
nödvändig för att samhället ska fungerar. Att ta tillvara resurser i avfallet 
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genom återvinning och att avgifta kretsloppet genom att samla in farligt avfall 
är avgörande för att nå miljömålen.  
 
Boende på fastigheterna Bankorset 5, Bankorset 11 samt Bataljonen 9 har 
farhågor om att återvinningsstationen medför sänkt boende kvalité och 
betydande olägenheter i form av nedskräpning, byggmaterial, trafikbuller, lukt 
och skadedjur som dras till stationen. 
 
I ett regeringsbeslut tilläts anläggande av en återvinningsstation och en 
miljöstation som skulle bli belägna cirka 13meter från närmaste 
bostadsfastighet. Området omfattades inte av någon detaljplan. I en fördjupad 
översiktsplan var det berörda området avsett för bostäder. Anläggningen 
betraktades som ett områdes-komplement. M2000/507/Hs/P. 
 
Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att det allmänna intresset, 
kommunens renhållningsordning och PBL-s särskilda krav avseende 
avfallshantering. Den tidsbegränsade ansökan bedöms väga tyngre än det dem 
enskilda hörda grannarnas angivit i sina yttrande. Förvaltningen bedömer att 
förlängning av tidsbegränsad lov kan beviljas till och med 2021-12-31. 
 
Information 
 
Återvinningstationen placeras på allmän plats. Tillstånd ska sökas hos polisen 
tillståndsenhet och avtal om markupplåtelse ska träffas med markägaren. 
 
Vid en eventuell ansökan om förlängning av det tidsbegränsande lovet kommer 
åtgärden att prövas på nytt. Tidsbegränsade bygglov kan ges för en 
sammanlagd tid på höst 10 år. (Den nya lagändringen av plan- och bygglagen 
(2010:900) träder i kraft den 2 juli 2014 Enligt övergångsbestämmelsen gäller 
äldre bestämmelser för ärenden som har påbörjats före den 2 juli 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Annelie Fager Kristoffer Rifve 
Bygglovchef Bygglovhandläggare 
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Bilagor 

Bilaga 1 Översiktskarta 
Bilaga 2Beslutsunderlag 
Bilaga 3 Foto dokument  
Bilaga 4 Foto dokument  
Bilaga 5 Situationsplan 
Bilaga 6 Granne yttrande (4st) 
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1

Rifve Kristoffer

Från: Robert Ernlund <treatrobban@gmail.com>
Skickat: den 16 augusti 2020 20:46
Till: Bygglov SBF
Ämne: återvinningstation riktsen9:2

Kategorier: Kristoffer

Hej mitt namn är Robert Ernlund bor på friluftsvägen 87 .Vi som bor här tycker det räcker nu med denna 
återvinningsstation .Vi blir störda av all ständig trafik till och från denna station .Dygnet runt .Detta ska vara en ett 
friluftsområde .Med lugn o ro .Sedan så slänger folk allt möjligt där .Som inte hör hemma där ,farligt avfall såsom 
batterier.Sedan hushållsmaskiner möbler .Matavfall.Detta anser vi som en sanitär olägenhet.MVH Robert Ernlund 
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Bygg - Lämna svar vid hörande av grannar och sakägare

Ärendenummer 200818-BYGGRAN-VB14
Inskickat 2020-08-18 22:21

Vald remiss
Diarienummer SBN 2020-000629

Beskrivning Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av
återvinningsstation förlängning av 2014-197

Förnamn Karin Johanna Lars-Dotter
Efternamn Bäckström
Fastighetsbeteckning BATALJONEN 9
Svara senast 2020-08-26

Invändningar?
Invändningar Jag har invändningar

Jag har invändningar

Kommentar

Hej!
Jag är glad att jag och mina grannar får tillfälle att yttra
oss i denna fråga, och jag hoppas mina grannar också tar
tillfället i akt att göra det.
Jag tycker att placeringen av återvinningsstationen är
ytterst olycklig och det av flera skäl:
- en placering längst bort (nästan) i Riksten gör att många
åker med bil till återvinningen och det medför onödiga
bilresor - med miljöpåverkan som följd
- placeringen i änden av parkeringsplatsen gör att det blir
anonymt och undanskymt vilket medför att personer kan
ställa dit sopor och material som egentligen ska slängas
på en återvinningscentral. Det finns alltid en massa
”bråte” vid återvinningen som inte hör hemma där och vi
har vid flera tillfällen sett personer som ställer dit saker
som inte hör hemma där. Vi har konfronterat och
ifrågasatt varför man ställer dit tex en resårbotten men får
bara ”korkade” svar.
- jag förstår att det jobbas med att hållas rent kring
stationen, men iom att så mycket ställs utanför och att
personer inte respekterar att en container är full i
kombination med att det blåser mycket på fältet medför
att väldigt mycket skräp blåser in över tomterna för oss
som bor närmast. Jag har plockat väldigt mycket sopor
(plast, frigolit etc) under de år som stationen stått här
- jag tycker att en mycket bättre placering vore uppe vid
ICA; det är ett ställe som alla boende i Riksten passerar
på väg till sina arbeten och man skulle därmed slippa den
onödiga miljöpåverkan som det innebär när personer tar
bilen till återvinningen. Det är väl också mer naturligt att ha
en återvinning av det här slaget i anslutning till en affär?
Jag hoppas innerligt att ni väger i de synpunkter som jag
(och förhoppningsvis mina grannar) lämnat oh ändrar
placering av återvinningen.
Mvh
Johanna Bäckström

DOLD RemissId 34231

BOTKYRKA KOMMUN
www.botkyrka.se
kontaktcenter@botkyrka.se

Postadress
Botkyrka kommun
147 85 TUMBA
Orgnr. 212000-2882

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

Telefon
08-530 610 00

Sida 1 av 2  
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Invändningar Erinran

Signeringsinformation
Ankomsttid: 2020-08-18 22:21
Signerat av: Karin Johanna Lars-Dotter Bäckström
Signerats med personnummer: 197311027549

Utgivare: Svenska Handelsbanken AB (publ) Customer CA3 v1 for
BankID

Signatur verifierad: 2020-08-18 22:21

BOTKYRKA KOMMUN
www.botkyrka.se
kontaktcenter@botkyrka.se

Postadress
Botkyrka kommun
147 85 TUMBA
Orgnr. 212000-2882

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

Telefon
08-530 610 00

Sida 2 av 2  



Bygg - Lämna svar vid hörande av grannar och sakägare

Ärendenummer 200818-BYGGRAN-QF37
Inskickat 2020-08-18 21:38

Vald remiss
Diarienummer SBN 2020-000629

Beskrivning Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av
återvinningsstation förlängning av 2014-197

Förnamn Stefan Erik Anders
Efternamn Bäckström
Fastighetsbeteckning BATALJONEN 9
Svara senast 2020-08-26

Invändningar?
Invändningar Jag har invändningar

Jag har invändningar

Kommentar

Det skräpar ner något oerhört, inte bara runt stationen där
man ser madrasser, målarburkar, cyklar mm. Utan även
runt på ängarna bredvid där vi har har själva gått runt och
plockat utan även på våra tomter. Anledningen är såklart
att inte alla människor är så noggranna vart de lägger
soporna utan också för att det blåser som bara den stora
delar om året då detta tidigare har varit en flygplats. Det
smartaste måste vara att ha en returstation uppe vid ICA
då alla åker ut den vägen. Då skippar man även biltrafik,
buller och avgaser i Friluftsstaden.

DOLD RemissId 34232
Invändningar Erinran

Signeringsinformation
Ankomsttid: 2020-08-18 21:38
Signerat av: Stefan Erik Anders Bäckström
Signerats med personnummer: 197402130277

Utgivare: Svenska Handelsbanken AB (publ) Customer CA3 v1 for
BankID

Signatur verifierad: 2020-08-18 21:38

BOTKYRKA KOMMUN
www.botkyrka.se
kontaktcenter@botkyrka.se

Postadress
Botkyrka kommun
147 85 TUMBA
Orgnr. 212000-2882

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

Telefon
08-530 610 00

Sida 1 av 1  
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Bygg - Lämna svar vid hörande av grannar och sakägare

Ärendenummer 200823-BYGGRAN-QV48
Inskickat 2020-08-23 20:57

Vald remiss
Diarienummer SBN 2020-000629

Beskrivning Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av
återvinningsstation förlängning av 2014-197

Förnamn Karin Lovisa Pernilla
Efternamn Johnni
Fastighetsbeteckning BANKORSET 5
Svara senast 2020-08-26

Invändningar?
Invändningar Jag har invändningar

Jag har invändningar

Kommentar

jag har inte invädnngar mot återviningsstationen i sig utan
snarare mot hur den sköts. Ofta när kärlen töms så är det
ett fasligt oväsen och ibland flyger skräp omkring hur som
heslt. Sen 'är det tyvärr så att det lämnas grejer där som
inte hör hemma där - skulle det vara möjigt att ställa en
continer för grovsopor på platsen så folk åtminstone
lägger skräpet där och inte bland de de andra
containrarna :-(
Sen undrar jag också vad som händer efter 31/12-21?
Kommer stationen tas bort eller ? Den nya stationen vid
bio Sländan förslår ju inte på långa vägar för alla oss i
Riksten...

DOLD RemissId 34226
Invändningar Erinran

Signeringsinformation
Ankomsttid: 2020-08-23 20:57
Signerat av: Karin Lovisa Pernilla Johnni
Signerats med personnummer: 196205181008
Utgivare: SEB Customer CA3 v1 for BankID
Signatur verifierad: 2020-08-23 20:57

BOTKYRKA KOMMUN
www.botkyrka.se
kontaktcenter@botkyrka.se

Postadress
Botkyrka kommun
147 85 TUMBA
Orgnr. 212000-2882

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

Telefon
08-530 610 00

Sida 1 av 1  
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Dnr SBN 2020-000629 – Ankom 2020-07-31



 BEHÅLLARE 

 

 

 
FTI AB bygglov@ftiab.se Organisationsnummer 
Box 1176  556665-4090 
171 23 Solna www.ftiab.se 

Modell ”BF 6” 

 

Kulör: RAL 6005 

Höjd: 1714 mm 

Bredd: 1740 mm 

Djup: 3281 mm 

Behållare som kan tömmas av både front- och baklastande fordon. 
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 BEHÅLLARE 

 

 

 
FTI AB bygglov@ftiab.se Organisationsnummer 
Box 1176  556665-4090 
171 23 Solna www.ftiab.se 

Modell ”KL 3” 

 

Kulör: RAL 6005 

Höjd: 1734 mm 

Bredd: 2040 mm 

Djup: 1142 mm 
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FOTON 

FTI AB bygglov@ftiab.se Organisationsnummer 
Box 1176 556665-4090 
171 23 Solna www.ftiab.se 
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SKYLT 

FTI AB bygglov@ftiab.se Organisationsnummer 
Box 1176 556665-4090 
171 23 Solna www.ftiab.se 

Skylten ger viktig information om återvinningsstationen men kräver inte bygglov då dess area understiger 

1 kvadratmeter (6 kap. 3 § PBF). 

57,5x117,5 cm 

D
n

r 
S

B
N

 2
0

2
0

-0
0
0

6
2

9
 –

 A
n
k
o
m

 2
0
2

0
-0

7
-3

1

mailto:bygglov@ftiab.se
http://www.ftiab.se/


 FÖLJEBREV 

 

 

 
FTI AB bygglov@ftiab.se Organisationsnummer 
Box 1176  556665-4090 
171 23 Solna www.ftiab.se 

Bakgrund 
FTI är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att samla in och återvinna förpackningar 
och tidningar/returpapper i Sverige. Visionen är att det ska vara lätt att göra rätt, både som konsument och 
producent. År 1993 beslutade regeringen att lägga det miljömässiga ansvaret på producenterna, att ta 
hand om sina förpackningar och tidningar även efter de förbrukats av en konsument. Med förpackningar 
avses förpackningar av materialen plast, papper, metall och glas. 

Verksamheten bygger på regeringens förordningar om producentansvar för förpackningar (2006:1273 och 
2014:1073) och returpapper (2014:1074). FTI:s insamlingssystem består av fastighetsnära lösningar för 
över 30 % av Sveriges hushåll och ungefär 5 000 återvinningsstationer och andra insamlingspunkter.  

FTI anlitar entreprenörer som tömmer behållarna och städar återvinningsstationerna. Extra behov av 
tömning och städning går att anmäla antingen via internet (http://www.ftiab.se/172.html) eller genom att 
ringa till 0200-88 03 11. Samtliga anmälningar registreras i ett ärendehanteringssystem och följs 
systematiskt upp på samråd med respektive kommun.  

Bygglov 
Enligt 6 kap. 1 § 2 i plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) krävs det bygglov för att anordna ett 
upplag, vilket en återvinningsstation får anses vara.  

Komplett ansökan 
Enligt lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden 8 § ska behörig myndighet skicka ett 
mottagningsbevis till sökanden när en fullständig ansökan kommit in. För FTI är det viktigt att veta att 
handläggningen påbörjats, eller åtminstone att ansökan mottagits.  

Avvikelse från detaljplan 
Den 1 januari 2015 blev utrymmet i plan- och bygglagen, PBL (2010:900) större för detaljplaneavvikelser. 
Med stöd av 9 kap. 31 b § kan en återvinningsstation beviljas bygglov om den är förenlig med detaljplanens 
övergripande syfte och om avvikelsen är liten. Huruvida en avvikelse är liten bedöms från fall till fall, och 
kan till exempel bedömas utifrån dess fysiska mått eller med hänsyn till omkringliggande bebyggelse eller 
verksamheter. 

Med stöd av 9 kap. 31 c § kan bygglov beviljas om detaljplanens genomförandetid gått ut och avvikelsen 
är förenlig med detaljplanens syfte samt tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt 
intresse. FTI anser att återvinning både är ett gemensamt behov och allmänt intresse. 

Nedanstående exempel på domar där bygglov beviljats FTI och där överklaganden fått avslag med stöd 
av de ovan nämnda paragraferna kan översändas vid begäran. 

Länsstyrelsen Örebro Dnr 403-1101-2015 
Länsstyrelsen Skåne Dnr 403-12273-2017 och Dnr 403-16002-2017 
Mark- och miljödomstolen Växjö Mål nr P 343-15 
Mark- och miljödomstolen Nacka Mål nr P 390-17 
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 FÖLJEBREV 

 

 

 
FTI AB bygglov@ftiab.se Organisationsnummer 
Box 1176  556665-4090 
171 23 Solna www.ftiab.se 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd 
Kontrollansvarig för åtgärden krävs inte enligt 10 kap. 10 § PBL. Vidare krävs inte tekniskt samråd om det 
inte krävs en kontrollansvarig eller när det är uppenbart obehövligt. 

Start- och slutbesked 
När det inte behövs något tekniskt samråd, och om ansökan är komplett, ska byggnadsnämnden i beslutet 
om lov eller snarast därefter ge startbesked enligt 10 kap. 22 § PBL. Ifall starbeskedet inkluderas i eller 
bifogas bygglovet så förkortas handläggningen både hos FTI och kommunen. 

Av 10 kap. 4 § PBL följer att ett byggnadsverk inte får tas i bruk förrän byggnadsnämnden har gett ett 
slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Eftersom en återvinningsstation är brukbar så snart 
behållarna ställs ut önskar FTI att nämnden beslutar annat, nämligen att återvinningsstationen får tas i 
bruk innan nämnden gett ett slutbesked. FTI åtar sig att söka slutbesked så snart återvinningsstationen är 
klar. 

Önskemål 
Digitala handlingar föredras, då inga bygglov eller andra handlingar som rör bygglov sparas i pappersform. 

 

 

 

mailto:bygglov@ftiab.se
http://www.ftiab.se/


D
nr

 S
BN

 2
02

0-
00

06
29

 –
 A

nk
om

 2
02

0-
07

-3
1



 KONTROLLPLAN 

 

 

 
FTI AB bygglov@ftiab.se Organisationsnummer 
Box 1176  556665-4090 
171 23 Solna www.ftiab.se 

Enligt plan- och bygglagen 

 

Sökande ÅVS-ID Fastighet Adress 

FTI AB    

 

Kontrollen avser Placering Utförande Tillgänglighet 

Kontrollant FTI AB FTI AB FTI AB 

Kontrollmetod Visuellt Visuellt Visuellt 

Kontrollerad mot Givet bygglov Givet bygglov Givet bygglov 

Kontrolldatum    

Anmärkning    

Åtgärd    

 

Underskrift  ……………………………... 

Namnförtydligande ……………………………... 

Ort och datum …………………….............. 
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1

16076 RIKSTEN 9:2 Hanvedens allé, 146 34 Tullinge

mailto:bygglov@ftiab.se
http://www.ftiab.se/
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